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Öğr.No Ad, Soyad Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan SINIF

43 A BURCU   KARASAÇ 5 11 1 10,67 8 0 8 6 2 5,33 8 0 8 7 5 5,33 7 5 5,33 47 13 42,67 408,168 F

551 ABDURRAHMAN KOÇ 5 8 4 6,67 7 1 6,67 8 0 8 6 2 5,33 4 8 1,33 4 8 1,33 37 23 29,33 361,277 C

620 ADEM KIVAÇALKÖSE 5 7 2,67 2 5 0,33 2 6 0 2 6 0 2 10 -1,33 5 7 2,67 18 41 4,33 221,961 H

1 ADİLE NİSAKESKİN 12 0 12 6 1 5,67 8 0 8 7 1 6,67 9 2 8,33 8 4 6,67 50 8 47,33 421,286 G

786 AHMET     CENGİZ 9 3 8 5 3 4 7 1 6,67 6 2 5,33 3 9 0 3 9 0 33 27 24 334,243 B

624 AHMET     MAZLUM 11 1 10,67 8 0 8 7 0 7 8 0 8 9 3 8 10 2 9,33 53 6 51 434,549 G

485 AHMET     ÖZARIK 10 1 9,67 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 6 5 4,33 6 6 4 41 17 35,33 378,456 D

371 AHMET ADİLKORUCUK 8 4 6,67 7 1 6,67 8 0 8 7 1 6,67 7 4 5,67 6 6 4 43 16 37,67 382,733 D

0 ALİ       AYTİN 5 7 5 5,33 6 2 5,33 3 5 1,33 2 6 0 6 6 4 8 4 6,67 32 28 22,67 308,753 A

203 ALİ KAAN  ZENGİN 9 3 8 8 0 8 7 1 6,67 6 2 5,33 11 1 10,67 8 4 6,67 49 11 45,33 409,393 E
ALİ KAĞAN YANIK A

522 ALİEFE    ÖZKILIÇ 5 8 3 7 5 3 4 6 2 5,33 3 4 1,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 26 27 17 307,618 B

900 ALİME     ÇABUK 12 0 12 5 3 4 7 1 6,67 7 1 6,67 7 5 5,33 6 6 4 44 16 38,67 386,22 D

0 ALİMETE   İYİOL 5 12 0 12 7 1 6,67 7 1 6,67 5 3 4 6 6 4 8 4 6,67 45 15 40 402,537 E
ALPAY SARIKAYA A

320 ALPEREN   EPİK 11 1 10,67 7 0 7 6 0 6 7 1 6,67 5 4 3,67 8 1 7,67 44 7 41,67 401,857 F

303 ALPEREN   ESKİN 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 11 1 10,67 8 4 6,67 52 8 49,33 422,817 E

0 ARASBERAA YAPICI 5 8 4 6,67 5 2 4,33 6 1 5,67 7 1 6,67 3 5 1,33 9 1 8,67 38 14 33,33 350,741 B

405 ARDA      AKTAŞ 8 4 6,67 6 2 5,33 5 3 4 7 1 6,67 3 9 0 1 11 -2,67 30 30 20 318,019 H

189 ARİF      GÜNGÖR 5 12 0 12 8 0 8 6 2 5,33 6 2 5,33 6 5 4,33 6 6 4 44 15 39 403,233 E

254 ATAKAN    BAKOĞLU 5 11 1 10,67 6 2 5,33 6 1 5,67 6 1 5,67 5 4 3,67 6 5 4,33 40 14 35,33 376,176 D

0 AYAZ EGE  KIRMIZIGÜL 10 2 9,33 5 3 4 5 3 4 7 1 6,67 7 5 5,33 6 6 4 40 20 33,33 354,132 C

742 AYBÜKE NURGÜNGÖP 5H 7 5 5,33 4 4 2,67 4 4 2,67 3 5 1,33 2 5 0,33 1 11 -2,67 21 34 9,67 267,431 A

375 AYDA      BAKIRTAŞ 8 4 6,67 7 1 6,67 8 0 8 7 1 6,67 7 4 5,67 6 6 4 43 16 37,67 382,733 D

0 AYMİRAİDİLKELİŞTİ 5 5 7 2,67 4 4 2,67 4 3 3 0 4 -1,33 1 6 -1 3 7 0,67 17 31 6,67 250,096 B

175 AYSELNAZ  ÇINAR 5 7 5 5,33 6 2 5,33 7 1 6,67 3 5 1,33 5 7 2,67 5 7 2,67 33 27 24 330,561 C

77 AYŞE      DOĞAN 12 0 12 8 0 8 6 2 5,33 7 1 6,67 8 3 7 7 5 5,33 48 11 44,33 417,107 F

345 AYŞE      KURU 4 7 1,67 1 6 -1 3 5 1,33 2 4 0,67 0 12 -4 2 7 -0,33 12 41 -1,67 200,851 C

663 AYŞEGÜL   ÇAYBAŞ 8 4 6,67 5 3 4 6 2 5,33 4 4 2,67 5 7 2,67 6 6 4 34 26 25,33 327,477 H

94 AZİZ BERK DUHA* 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 4 4 2,67 8 4 6,67 6 6 4 43 17 37,33 391,233 G

475 AZRA      ERGUN 12 0 12 8 0 8 7 1 6,67 7 1 6,67 7 4 5,67 8 4 6,67 49 10 45,67 424,623 E

318 AZRA HÜLYATÜRKASLAN 10 2 9,33 8 0 8 5 1 4,67 7 1 6,67 7 5 5,33 10 2 9,33 47 11 43,33 401,975 G

69 BATUHAN   GÜRCAN 5 5 3,33 4 3 3 5 1 4,67 2 4 0,67 8 3 7 6 5 4,33 30 21 23 301,892 H

213 BATUHAN   KAYA 5 9 3 8 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 3 9 0 3 9 0 34 26 25,33 344,616 B

581 BATUHAN   RUHSARAN 11 1 10,67 8 0 8 6 2 5,33 8 0 8 8 4 6,67 8 4 6,67 49 11 45,33 414,873 E

789 BATUHAN   ÜLKEN 5 10 2 9,33 8 0 8 7 1 6,67 4 2 3,33 5 3 4 5 7 2,67 39 15 34 385,003 D

277 BELİNAY   BAŞA 9 3 8 4 4 2,67 6 2 5,33 5 3 4 3 7 0,67 5 7 2,67 32 26 23,33 320,547 A

639 BELİNAY   BAŞBUĞ 10 2 9,33 3 5 1,33 5 3 4 8 0 8 5 7 2,67 6 6 4 37 23 29,33 330,051 H

490 BELİNAY   KURT 8 4 6,67 0 5 -1,67 5 3 4 1 5 -0,67 6 6 4 6 6 4 26 29 16,33 269,909 H

SINIF

SEVİL KAYNAK ORTAOKULU SINIF LİSTELERİ
Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Toplam5. SINIF STS (2023) Türkçe SOSYAL BİLGİLER Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen

Sevil Kaynak Ortaokulu (DENİZLİ/MERKEZEFENDİ) Sözel (TÜR)



0 BELİNAY   SOYTEKİN 5 7 5 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 4 4 2,67 4 8 1,33 5 7 2,67 33 27 24 333,288 H

993 BELİNAY   ŞENOL 9 3 8 6 2 5,33 5 3 4 5 2 4,33 3 6 1 6 6 4 34 22 26,67 338,476 B
BERAT DÖLDÖŞ A
BERAT FURAN B

347 BEREN     KOŞARHAN 12 0 12 8 0 8 6 0 6 8 0 8 9 2 8,33 10 1 9,67 53 3 52 438,596 G

290 BERİL     SERTEL 12 0 12 8 0 8 6 0 6 6 2 5,33 9 2 8,33 8 4 6,67 49 8 46,33 424,051 G

343 BERKAY    AKBUĞA 7 4 5,67 4 3 3 5 2 4,33 8 0 8 9 0 9 7 4 5,67 40 13 35,67 342,973 H

199 BERKAY    ÇÖMEK 5 12 0 12 7 1 6,67 6 2 5,33 5 2 4,33 8 4 6,67 10 2 9,33 48 11 44,33 409,052 E

712 BERRA     DARIVİRANL 12 0 12 5 1 4,67 6 0 6 7 0 7 9 2 8,33 10 2 9,33 49 5 47,33 409,111 F

501 BERRA GÜL ÇAKANEL 5 11 1 10,67 8 0 8 8 0 8 8 0 8 10 2 9,33 11 1 10,67 56 4 54,67 447,115 F

276 BETÜL     KANDEMİR 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 11 1 10,67 8 4 6,67 52 8 49,33 422,817 E

582 BEYZA     RUHSARAN 10 2 9,33 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8 7 5 5,33 8 4 6,67 45 15 40 382,395 D

67 BEYZA     SUCUOĞLU 6 3 5 7 1 6,67 5 2 4,33 5 3 4 5 7 2,67 4 8 1,33 32 24 24 329,336 B

110 BEYZA     UĞURLU 5 12 0 12 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8 9 3 8 9 3 8 50 10 46,67 409,063 F

680 BUĞLEM    ATAİBİŞ 9 3 8 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 9 3 8 11 1 10,67 50 10 46,67 405,297 E

891 BUĞLEM    BOR 8 4 6,67 2 6 0 7 1 6,67 5 3 4 4 8 1,33 2 10 -1,33 28 32 17,33 291,521 C

219 BUĞLEM    TAŞ 5 11 1 10,67 8 0 8 7 0 7 7 1 6,67 9 3 8 9 3 8 51 8 48,33 427,677 G

0 BURAK     TÜRKAL 5 9 3 8 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 7 3 6 6 6 4 42 16 36,67 376,212 D
BÜNYAMİN BERAT DEMİRAY B

0 CEMİLE    DAĞLI 5 11 1 10,67 8 0 8 6 2 5,33 8 0 8 7 5 5,33 7 5 5,33 47 13 42,67 408,168 E

732 CENNET    ŞEN 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 11 1 10,67 8 4 6,67 52 8 49,33 422,817 F

163 CENNET YILDIZ GÜRŞEN C

451 CEYDA     ARKUN 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 10 2 9,33 10 2 9,33 51 9 48 411,683 E

613 CİHAN     DOĞULU 11 1 10,67 8 0 8 8 0 8 7 0 7 8 1 7,67 8 4 6,67 50 6 48 430,375 E

44 ÇINAR     KAYIRHAN 8 3 7 2 5 0,33 3 4 1,67 5 3 4 1 11 -2,67 3 7 0,67 22 33 11 261,174 C

443 DERİN     CENGİZ 10 2 9,33 7 1 6,67 5 3 4 8 0 8 5 7 2,67 8 4 6,67 43 17 37,33 377,952 D

744 DEVA SU   KIZILIRMAK 8 3 7 4 4 2,67 5 3 4 3 5 1,33 2 10 -1,33 3 9 0 25 34 13,67 287,564 B
DİCLE DEMİR B

721 DOĞAÇ     SOLAK 11 1 10,67 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 7 5 5,33 10 2 9,33 48 12 44 403,739 G

263 DÖNDÜ     BAĞ 5 11 1 10,67 4 4 2,67 6 2 5,33 3 5 1,33 2 10 -1,33 3 8 0,33 29 30 19 318,813 C

556 DURU      İLHAN 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8 6 2 5,33 6 5 4,33 9 3 8 47 12 43 409,867 E

458 DURU MİNE ALPASLAN 11 1 10,67 8 0 8 8 0 8 8 0 8 11 1 10,67 10 1 9,67 56 3 55 448,213 F

386 ECE DERİN HARMANCI 11 1 10,67 6 2 5,33 8 0 8 8 0 8 9 3 8 9 3 8 51 9 48 416,459 F

398 ECRİN     AYAN 11 1 10,67 7 1 6,67 7 0 7 7 0 7 8 2 7,33 7 5 5,33 47 9 44 410,062 F

561 ECRİN     BAYRAKTAR 10 2 9,33 5 3 4 7 1 6,67 6 2 5,33 10 2 9,33 8 4 6,67 46 14 41,33 383,003 D

192 ECRİN     DAYAN 5 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 11 1 10,67 8 4 6,67 52 8 49,33 422,817 E

567 EGE KORALAY 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 8 4 6,67 10 2 9,33 51 9 48 418,721 G

762 ELA       AKŞİT 5 7 2,67 4 4 2,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 4 8 1,33 4 8 1,33 22 38 9,33 255,872 H

45 ELANUR    KUTLU 8 2 7,33 3 4 1,67 6 2 5,33 1 5 -0,67 4 6 2 5 7 2,67 27 26 18,33 299,315 C

104 ELİF      GÜNDOĞDU 5 12 0 12 8 0 8 8 0 8 8 0 8 10 2 9,33 11 1 10,67 57 3 56 455,345 G

380 ELİF      ORUÇ 10 2 9,33 5 2 4,33 7 0 7 2 4 0,67 3 9 0 3 7 0,67 30 24 22 335,784 H

554 ELİF BERRACEVHER 9 3 8 5 2 4,33 4 2 3,33 5 1 4,67 5 4 3,67 8 3 7 36 15 31 341,918 A

814 ELİF ELA  YILMAZ 11 1 10,67 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8 7 5 5,33 9 3 8 47 13 42,67 393,829 F

312 ELİF İKRA KARAÇOR 12 0 12 8 0 8 8 0 8 8 0 8 12 0 12 11 1 10,67 59 1 58,67 462,348 G

468 ELİF NUR  SAYGILI 12 0 12 7 1 6,67 7 0 7 7 0 7 9 3 8 10 2 9,33 52 6 50 429,656 G



63 ELİF SU   GEMİCİ 7 5 5,33 6 1 5,67 6 2 5,33 7 1 6,67 4 5 2,33 5 6 3 35 20 28,33 339,939 A

518 ELİFNAZ   KIZILOĞLAN 11 1 10,67 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 7 5 5,33 10 2 9,33 48 12 44 403,739 F

230 ELİFNAZ   YALÇIN 5 8 4 6,67 5 3 4 1 7 -1,33 7 1 6,67 3 9 0 4 8 1,33 28 32 17,33 286,004 C
ELNAZ KHOSHBAKHT B

817 EMİN TİMURBAŞAR 5 7 2,67 3 5 1,33 3 5 1,33 2 6 0 3 9 0 7 5 5,33 23 37 10,67 247,464 C

479 EMİNE     BİLGE 5 9 3 8 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 6 6 4 8 4 6,67 44 16 38,67 385,181 D

813 EMİNE     KESKİN 10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 5 3 4 6 4 4,67 7 5 5,33 41 17 35,33 374,249 D

691 EMİR      BALIKÇI 3 7 0,67 2 5 0,33 2 5 0,33 2 4 0,67 1 7 -1,33 3 9 0 13 37 0,67 206,995 B

441 EMİR AHMETSARITEKİN 7 4 5,67 4 4 2,67 5 3 4 7 1 6,67 8 4 6,67 5 7 2,67 36 23 28,33 321,422 H

938 EMİR EFE  ETİMOV 6 6 4 4 4 2,67 3 5 1,33 6 2 5,33 4 7 1,67 6 6 4 29 30 19 281,913 C

274 EMİR KAAN BAKIRSOY 5 11 1 10,67 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 10 1 9,67 9 3 8 50 9 47 411,914 E
EMİR MENGİ C

728 EMİRHAKTANFİDAN 8 4 6,67 4 4 2,67 4 4 2,67 3 5 1,33 2 7 -0,33 3 6 1 24 30 14 282,722 B

735 EMİRHAN   ALANYALI 8 4 6,67 2 6 0 5 3 4 3 5 1,33 3 9 0 5 7 2,67 26 34 14,67 274,669 C

400 EMİRHAN   BULUT 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 3 3 2 8 3 7 41 12 37 385,293 D

145 EMİRHAN   ÖZKAN 5 10 2 9,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 1 6,67 10 1 9,67 9 3 8 49 9 46 405,637 E
EMRE Bİ C

740 ENES      KIŞ 9 3 8 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 6 6 4 8 4 6,67 44 16 38,67 385,181 D

486 ENES      ÖZEN 6 6 4 2 6 0 4 4 2,67 2 6 0 2 10 -1,33 5 5 3,33 21 37 8,67 244,827 H

352 ENES      TOPAL 11 1 10,67 5 3 4 7 0 7 7 1 6,67 11 1 10,67 10 2 9,33 51 8 48,33 406,764 F

360 ENVER     ÇAKIR 10 2 9,33 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8 7 5 5,33 8 4 6,67 45 15 40 382,395 D

736 ERDEM     KOCAYACI 10 2 9,33 6 2 5,33 6 2 5,33 8 0 8 12 0 12 9 3 8 51 9 48 403,105 G

409 ERDOĞAN  ÇALIŞ 5 12 0 12 7 1 6,67 7 1 6,67 5 3 4 6 6 4 8 4 6,67 45 15 40 402,537 G

0 EREN      ÇAKANEL 11 1 10,67 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 7 5 5,33 10 2 9,33 48 12 44 403,739 E

465 ERVA      GÜNGÖR 5 10 2 9,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 1 6,67 10 1 9,67 9 3 8 49 9 46 405,637 F

630 ESİLA NAZ GÖKİN 10 2 9,33 8 0 8 6 2 5,33 5 3 4 6 5 4,33 6 4 4,67 41 16 35,67 384,705 D

480 ESLEM NİSADOĞRU 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8 7 1 6,67 11 1 10,67 8 4 6,67 52 8 49,33 426,963 F

637 ESMA      OLKAÇ 10 2 9,33 7 0 7 6 1 5,67 7 1 6,67 5 6 3 9 3 8 44 13 39,67 390,723 G

5 ESRA      ARSLAN 10 1 9,67 5 3 4 4 4 2,67 7 0 7 6 4 4,67 6 6 4 38 18 32 347,543 B

672 ESRA      KARTCI 5 10 2 9,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 1 6,67 10 1 9,67 9 3 8 49 9 46 405,637 G

147 EYLEM     KUMRU 5 8 4 6,67 4 4 2,67 5 3 4 2 6 0 3 9 0 6 6 4 28 32 17,33 294,952 A

692 EYMEN     DEMİRTAŞ 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8 4 6 2 5 6 3 40 17 34,33 375,204 D

588 EYMEN     KALKINÇ 6 6 4 4 4 2,67 5 3 4 5 3 4 5 7 2,67 4 8 1,33 29 31 18,67 290,089 H

0 FADİME    HAN 5 8 4 6,67 4 4 2,67 4 4 2,67 2 6 0 2 10 -1,33 6 6 4 26 34 14,67 283,637 H

629 FATİMA NURTAN 10 2 9,33 7 1 6,67 4 3 3 5 3 4 8 2 7,33 7 5 5,33 41 16 35,67 370,139 A

995 FATMA     APÇI 11 0 11 5 3 4 4 3 3 4 1 3,67 6 4 4,67 4 4 2,67 34 15 29 345,353 H

699 FATMA ELİFÇETİN 11 1 10,67 8 0 8 7 1 6,67 6 1 5,67 12 0 12 9 2 8,33 53 5 51,33 434,278 G

688 FATMA ŞEYHSELİM 3 3 2 1 3 0 2 2 1,33 1 3 0 3 4 1,67 1 4 -0,33 11 19 4,67 223,735 C

326 FATMANAZ  ŞAHİN 11 0 11 7 1 6,67 7 1 6,67 6 1 5,67 6 4 4,67 9 3 8 46 10 42,67 405,904 F

525 FERAYE ECEÖZDEMİR 5 12 0 12 8 0 8 7 0 7 8 0 8 11 1 10,67 12 0 12 58 1 57,67 456,191 G

314 FERİDE    GÖK 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8 4 6 2 5 6 3 40 17 34,33 375,204 D

632 FETHİ     ERTÜRK 12 0 12 8 0 8 6 2 5,33 8 0 8 9 3 8 7 5 5,33 50 10 46,67 423,401 F

385 FEYZA     BAŞATİK 6 6 4 3 5 1,33 4 4 2,67 2 6 0 3 9 0 0 12 -4 18 42 4 241,08 C

0 FİKRET    BAKIRLI 2 9 -1 4 3 3 3 4 1,67 3 5 1,33 3 9 0 4 7 1,67 19 37 6,67 234,607 H

655 FURK AN   ÇİRKİN 5 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 6 5 4,33 7 5 5,33 43 16 37,67 385,273 D



244 FURKAN    BİLGİN 5 10 1 9,67 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8 8 1 7,67 9 3 8 48 8 45,33 401,597 E

698 FURKAN    GÖRÜNMEZ 10 1 9,67 6 2 5,33 8 0 8 8 0 8 11 0 11 9 2 8,33 52 5 50,33 418,965 F

702 FURKAN    KARAKUŞ 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 10 2 9,33 10 2 9,33 51 9 48 411,683 E

986 FURKAN    TARĞIL 9 3 8 4 4 2,67 4 4 2,67 4 4 2,67 8 4 6,67 4 8 1,33 33 27 24 313,804 B

686 FURKANAYAZGÜÇLÜ 9 3 8 5 3 4 7 1 6,67 6 2 5,33 8 4 6,67 3 9 0 38 22 30,67 351,749 H

666 GÖKÇE     YÖRÜK 12 0 12 8 0 8 8 0 8 8 0 8 11 1 10,67 10 2 9,33 57 3 56 455,643 G

520 GÖKÇEN    ÇEVİK 11 1 10,67 8 0 8 8 0 8 8 0 8 9 2 8,33 10 2 9,33 54 5 52,33 441,285 G

0 GÖKHAN    CEYHAN 5 3 9 0 2 6 0 3 5 1,33 2 6 0 4 8 1,33 3 9 0 17 43 2,67 211,315 A

0 GÖKTÜRK   ALKAN 5 9 3 8 4 4 2,67 7 1 6,67 6 2 5,33 6 6 4 7 3 6 39 19 32,67 348,791 H

492 GÖRKEM    AKTAŞ 9 3 8 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 5 5,33 5 7 2,67 42 18 36 379,071 D

438 GÜLİZAR   ŞEN 11 1 10,67 8 0 8 7 1 6,67 7 1 6,67 11 1 10,67 11 1 10,67 55 5 53,33 439,135 F

703 H ZİYA    BİRTÜRK 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 6 6 4 9 3 8 48 12 44 408,515 E

252 HALİL     KIZILOĞLU 5 9 3 8 4 4 2,67 3 5 1,33 4 4 2,67 2 10 -1,33 3 9 0 25 35 13,33 281,779 H

0 HALİL     UYSAL 5 9 3 8 4 4 2,67 7 1 6,67 5 3 4 4 8 1,33 2 10 -1,33 31 29 21,33 320,499 A

315 HAMİDE    AKGÜN 5 10 2 9,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 1 6,67 10 1 9,67 9 3 8 49 9 46 405,637 E

292 HAMZA     UĞURLU 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 10 0 10 7 5 5,33 50 8 47,33 417,863 F

584 HASAN EMİR 11 1 10,67 5 3 4 4 4 2,67 4 4 2,67 4 8 1,33 5 7 2,67 33 27 24 329,837 A

114 HATİCE    ÇAKMAK 5 12 0 12 5 3 4 8 0 8 8 0 8 9 3 8 8 4 6,67 50 10 46,67 411,112 G

739 HAYRİYEGÜLDURAN 10 2 9,33 7 1 6,67 6 1 5,67 7 1 6,67 10 1 9,67 9 3 8 49 9 46 405,637 E

369 HIDIR GÖRKKALKAN 12 0 12 8 0 8 7 1 6,67 7 1 6,67 10 2 9,33 9 3 8 53 7 50,67 437,456 E

159 HİLAL     KIZILOĞLU 8 4 6,67 6 2 5,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 5 7 2,67 7 5 5,33 31 29 21,33 314,424 A

626 HURİYE    ÜLGEN 12 0 12 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 6 6 4 9 3 8 48 12 44 413,077 E
HÜRREM SEVGİ OPÇİN C

547 HÜSEYİN   BÖLEL 10 1 9,67 5 3 4 6 1 5,67 4 3 3 4 6 2 5 7 2,67 34 21 27 343,912 C

0 HÜSEYİN   KARTAL 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8 10 2 9,33 8 4 6,67 50 10 46,67 408,943 E

524 HÜSEYİN   SAĞDAŞ 5 10 1 9,67 6 2 5,33 6 2 5,33 5 0 5 6 2 5,33 6 6 4 39 13 34,67 369,791 A

211 IRMAK     GÜN 12 0 12 8 0 8 8 0 8 8 0 8 3 4 1,67 9 3 8 48 7 45,67 428,805 F

171 IRMAK     YURTYAPAN 5 9 1 8,67 5 3 4 6 1 5,67 6 0 6 6 1 5,67 7 4 5,67 39 10 35,67 362,83 B

512 İNCİLA Y  GENCER 5 6 6 4 4 4 2,67 6 2 5,33 7 1 6,67 3 8 0,33 4 7 1,67 30 28 20,67 299,912 B

408 İREM      SESGİN 9 1 8,67 6 2 5,33 4 3 3 6 1 5,67 3 7 0,67 5 6 3 33 20 26,33 337,121 C

302 İSMAİL      DİLEK 11 1 10,67 7 1 6,67 4 3 3 4 3 3 3 7 0,67 4 8 1,33 33 23 25,33 348,5 A

105 KAAN      AKİ 5 12 0 12 7 1 6,67 7 1 6,67 5 3 4 6 6 4 8 4 6,67 45 15 40 402,537 G

60 KAAN      TÜRKAL 10 2 9,33 8 0 8 6 2 5,33 5 3 4 6 5 4,33 6 4 4,67 41 16 35,67 384,705 D

100 KAĞAN EGE ÇAKIR 5 9 3 8 6 2 5,33 5 3 4 8 0 8 7 4 5,67 8 3 7 43 15 38 368,027 B

474 KAMİL AKİFHAZAN 10 1 9,67 7 0 7 8 0 8 8 0 8 11 0 11 10 1 9,67 54 2 53,33 435,135 F

KAYRA YURDAKUL 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 8 4 6,67 47 13 42,67 400,415 F

282 KEREM     EKMEKÇİ 11 1 10,67 8 0 8 8 0 8 7 1 6,67 11 1 10,67 11 1 10,67 56 4 54,67 446,948 G

538 KEREM     GÜZEY 8 4 6,67 7 1 6,67 5 2 4,33 3 1 2,67 6 3 5 8 3 7 37 14 32,33 355,7 B

594 KEREM     YAY 9 3 8 5 3 4 7 1 6,67 3 3 2 10 1 9,67 8 4 6,67 42 15 37 366,477 A
KEREM AYVAZ C

366 KERİM     YAZLIK 11 1 10,67 8 0 8 6 2 5,33 5 3 4 0 12 -4 7 5 5,33 37 23 29,33 372,655 D

804 KUZEY     EFE 10 2 9,33 6 2 5,33 4 2 3,33 2 5 0,33 6 4 4,67 4 8 1,33 32 23 24,33 335,017 A

722 KUZEY     KARACA 10 2 9,33 5 3 4 7 1 6,67 6 2 5,33 10 2 9,33 8 4 6,67 46 14 41,33 383,003 D

284 M EMİR    AŞKIN 10 2 9,33 5 3 4 6 2 5,33 7 1 6,67 6 6 4 6 5 4,33 40 19 33,67 359,245 H

442 M EREN    SARITEKİN 10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8 7 1 6,67 10 2 9,33 9 3 8 51 9 48 418,435 F



734 M MUSAP   OKTAR 8 4 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 4 5,67 3 9 0 39 20 32,33 365,307 C

133 M US*FA   HU R* 5 6 3 4 4 2,67 5 3 4 1 5 -0,67 8 4 6,67 5 6 3 28 28 18,67 285,587 A

788 MEHMET    ORMANCI 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8 10 2 9,33 8 4 6,67 50 10 46,67 408,943 E

37 MEHMET    TOPUZ 9 3 8 3 5 1,33 7 1 6,67 4 4 2,67 4 7 1,67 4 8 1,33 31 28 21,67 313,741 G

990 MEHMET    UTKU 10 2 9,33 4 4 2,67 6 2 5,33 4 3 3 2 8 -0,67 6 5 4,33 32 24 24 326,53 A
MEHMET ALİ YARGIÇ H

96 MEHMET ALİAYDIN 7 5 5,33 1 7 -1,33 2 6 0 3 5 1,33 3 9 0 3 9 0 19 41 5,33 226,217 B

374 MEHMET ALİHAZAN 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 10 2 9,33 10 2 9,33 51 9 48 411,683 F

MEHMET AYDOĞMUŞ 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 8 4 6,67 47 13 42,67 400,415 G

355 MELEK     KARADAĞ 8 4 6,67 4 4 2,67 5 1 4,67 2 6 0 4 8 1,33 4 8 1,33 27 31 16,67 295,952 H

885 MELİH     DEMİRTAŞ 6 6 4 4 4 2,67 5 3 4 4 4 2,67 3 9 0 4 8 1,33 26 34 14,67 279,419 A

167 MELİNAY   IŞIK 5 8 4 6,67 6 2 5,33 5 3 4 6 2 5,33 3 9 0 4 8 1,33 32 28 22,67 323,963 C

216 MELİSA    ACAR 12 0 12 7 1 6,67 5 3 4 7 1 6,67 9 3 8 9 3 8 49 11 45,33 407,955 E

757 MERT      AVCU 10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8 8 0 8 12 0 12 7 5 5,33 52 8 49,33 422,697 F

705 MERT      SARIKAYA 9 3 8 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 6 6 4 8 4 6,67 42 18 36 373,7 D

392 MERVE     HABER 10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8 6 2 5,33 9 3 8 10 2 9,33 50 10 46,67 414,469 F

700 MERVE     TÜRKARSLAN 11 1 10,67 8 0 8 7 0 7 6 1 5,67 11 1 10,67 9 3 8 52 6 50 431,929 E

509 MERYEMDOĞAÇIPLAK 5 8 4 6,67 3 5 1,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 4 8 1,33 5 7 2,67 24 36 12 265,581 B

319 MİRAÇ     YAVUZKILIÇ 9 3 8 6 1 5,67 5 0 5 7 1 6,67 3 5 1,33 5 3 4 35 13 30,67 354,224 F

646 MİRZA     KAÇMAZ 6 6 4 4 4 2,67 5 3 4 0 8 -2,67 0 11 -3,67 3 9 0 18 41 4,33 251,914 A

706 MUAMMER   YİĞİTDURCA 5 7 2,67 5 3 4 4 4 2,67 7 1 6,67 4 8 1,33 3 9 0 28 32 17,33 285,049 B

530 MUHLİS B  İLHAN 5 10 1 9,67 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8 8 1 7,67 9 3 8 48 8 45,33 401,597 E

573 MUSA BERK  YILMAZ 7 5 5,33 6 2 5,33 5 3 4 3 5 1,33 4 8 1,33 5 7 2,67 30 30 20 311,433 H

130 MUSTAFA   BAŞÖZ 5 8 4 6,67 3 5 1,33 6 2 5,33 7 1 6,67 6 6 4 9 3 8 39 21 32 330,848 B

673 MUSTAFA   SARIKAYA 7 5 5,33 4 4 2,67 4 4 2,67 8 0 8 4 8 1,33 5 7 2,67 32 28 22,67 301,213 A

461 MUSTAFA   ŞAHİN 12 0 12 6 2 5,33 6 2 5,33 5 3 4 9 3 8 8 4 6,67 46 14 41,33 394,855 E
MUSTAFA KEMAL GÜRGÜN H

694 MUSTAFAİNANÇ MADEN 7 5 5,33 6 2 5,33 6 2 5,33 7 1 6,67 3 9 0 6 6 4 35 25 26,67 333,621 C

299 MUZAFFER  AKMAN 10 2 9,33 6 2 5,33 4 3 3 6 1 5,67 5 5 3,33 6 6 4 37 19 30,67 350,642 C

796 MÜŞERREF  DURAN 5 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 3 3 2 8 3 7 41 12 37 385,293 D

871 NAGİHAN   GÜNEŞ 10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8 7 5 5,33 5 7 2,67 43 17 37,33 380,596 D

76 NİL       ESEN 11 1 10,67 7 0 7 7 0 7 8 0 8 5 3 4 9 2 8,33 47 6 45 413,862 G

403 NİSA      ÇELİK 1 9 -2 2 4 0,67 4 2 3,33 3 3 2 3 8 0,33 3 7 0,67 16 33 5 220,353 A

222 NİSAGÜL  ESEVİNÇ 10 2 9,33 8 0 8 8 0 8 8 0 8 9 2 8,33 9 3 8 52 7 49,67 429,85 E

493 NİSANUR   ABACI 12 0 12 7 1 6,67 5 3 4 7 1 6,67 9 3 8 9 3 8 49 11 45,33 407,955 G

882 NURİ      BOZKURT 5 9 3 8 4 4 2,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 4 8 1,33 3 9 0 25 35 13,33 285,591 H

198 ÖME FARUK BAYE R 7 5 5,33 5 3 4 4 4 2,67 3 5 1,33 2 10 -1,33 0 5 -1,67 21 32 10,33 275,831 B

496 ÖMER      ARABACI 5 9 3 8 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 4 6 2 6 6 4 39 19 32,67 365,708 B

0 ÖMER      ŞAHİL 5 11 1 10,67 5 3 4 6 2 5,33 6 2 5,33 3 9 0 8 4 6,67 39 21 32 358,911 A

268 ÖYKÜ      ÜNLÜ 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8 6 2 5,33 6 5 4,33 9 3 8 47 12 43 409,867 F

502 ÖZLEM     ÖZCAN 5 6 5 4,33 8 0 8 6 2 5,33 8 0 8 3 6 1 9 3 8 40 16 34,67 364,101 A

227 PERİHAHAN ER 5 9 3 8 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 5 7 2,67 9 3 8 43 17 37,33 374,511 D

676 POYRA Z   BORUCU 4 8 1,33 1 6 -1 5 2 4,33 5 2 4,33 3 9 0 5 7 2,67 23 34 11,67 244,173 A

838 POYRAZ    KOÇAK 10 2 9,33 5 1 4,67 5 0 5 4 1 3,67 9 1 8,67 8 4 6,67 41 9 38 372,087 B

543 RAMAZAN   KAZ 5 9 3 8 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 5 5,33 5 7 2,67 42 18 36 379,071 D



704 RAMAZAN   ÜLGÜL 10 2 9,33 2 6 0 4 4 2,67 3 5 1,33 4 8 1,33 4 8 1,33 27 33 16 283,615 A

667 RANA BERİL ERTEKİN 12 0 12 8 0 8 6 2 5,33 6 2 5,33 6 5 4,33 6 6 4 44 15 39 403,233 G

634 RECEP     ÇAKIR 12 0 12 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 6 6 4 9 3 8 48 12 44 413,077 G
RECEP TALHA BALCI H

121 REYYAN    ÇAKAR 5 7 5 5,33 4 4 2,67 5 3 4 5 3 4 2 10 -1,33 6 6 4 29 31 18,67 294,224 B

12 REYYAN RAZİYE  GÜNGÖRDÜ 12 0 12 7 1 6,67 7 1 6,67 5 3 4 6 6 4 8 4 6,67 45 15 40 402,537 G

478 S REYYAN  BAŞARAN 12 0 12 7 1 6,67 8 0 8 8 0 8 10 1 9,67 10 2 9,33 55 4 53,67 442,643 F

72 SAMET İ   ÜRÜK 5 9 3 8 4 3 3 5 2 4,33 5 2 4,33 9 2 8,33 6 6 4 38 18 32 341,534 C

353 SARE      DOĞAN 11 1 10,67 8 0 8 6 2 5,33 8 0 8 7 4 5,67 8 4 6,67 48 11 44,33 412,247 E

972 SARE      ÖZTEKİN 9 3 8 4 4 2,67 7 0 7 7 1 6,67 8 3 7 9 2 8,33 44 13 39,67 367,898 C

696 SARENAZ   ÜSTÜNSOY 12 0 12 6 2 5,33 8 0 8 8 0 8 7 5 5,33 9 3 8 50 10 46,67 417,687 F

423 SEÇİL SUDEKOÇ 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 6 5 4,33 7 5 5,33 43 16 37,67 385,273 D

747 SEDEF SU  ULUSOY 10 1 9,67 6 2 5,33 5 2 4,33 5 1 4,67 2 7 -0,33 5 7 2,67 33 20 26,33 344,93 A

759 SELAHATTİNÖZMEN 8 4 6,67 6 2 5,33 4 4 2,67 3 5 1,33 3 9 0 6 6 4 30 30 20 311,553 C

716 SELCAN    ÖZTÜRK 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 8 4 6,67 47 13 42,67 400,415 E

164 SELİN     YÜSEN 5 12 0 12 8 0 8 7 0 7 8 0 8 10 2 9,33 10 2 9,33 55 4 53,67 446,281 F

652 SERRA     ŞENTÜRK 10 2 9,33 7 1 6,67 4 3 3 8 0 8 3 6 1 8 4 6,67 40 16 34,67 367,715 H

SEYDİ AYDIN 10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 8 4 6,67 47 13 42,67 400,415 G

457 SIRAÇ     YILMAZ 8 4 6,67 5 3 4 5 3 4 2 6 0 5 7 2,67 3 8 0,33 28 31 17,67 303,517 C

16 SÜLEYMAN  YALÇINTAŞ 5 11 1 10,67 8 0 8 8 0 8 7 1 6,67 6 4 4,67 7 5 5,33 47 11 43,33 418,376 E

0 SÜLEYMAN  YILDIRIM 5 11 1 10,67 5 3 4 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 10 2 9,33 48 12 44 394,307 G

401 SÜMEYYE   AKKU Ş 9 3 8 5 2 4,33 3 2 2,33 2 1 1,67 3 4 1,67 7 3 6 29 15 24 320,15 B

365 SÜMEYYE   AYVAZ 11 1 10,67 8 0 8 6 2 5,33 7 1 6,67 9 3 8 7 3 6 48 10 44,67 413,105 E

0 ŞADİYEGÜL EROĞLU 5 5 7 2,67 2 6 0 4 4 2,67 1 7 -1,33 1 11 -2,67 2 10 -1,33 15 45 0 218,213 B

0 ŞENGÜL    TIKNAZ 5 8 4 6,67 4 4 2,67 4 4 2,67 3 5 1,33 4 8 1,33 3 9 0 26 34 14,67 284,696 C

940 ŞERAFETTİNKARAGÖZ 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 0 7 8 3 7 9 3 8 49 9 46 413,642 G

701 ŞEVVAL    ALTUNIRMAK 10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 2 7,33 6 5 4,33 43 14 38,33 382,517 D

425 TAHA      AKYOL 11 1 10,67 6 2 5,33 8 0 8 8 0 8 12 0 12 12 0 12 57 3 56 436,575 F
TAHSİN EREN ERARSLAN H

0 TALHA     AYHAN 9 3 8 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 9 3 8 11 1 10,67 50 10 46,67 405,297 G

544 TANEM     AKŞİT 5 11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8 10 2 9,33 7 5 5,33 49 11 45,33 405,739 F

555 TUĞANNA   İLAL 5 10 0 10 8 0 8 5 1 4,67 5 1 4,67 4 5 2,33 6 4 4,67 38 11 34,33 381,496 D

459 TUĞÇE     KİREZ 6 4 4,67 3 1 2,67 5 0 5 3 1 2,67 1 3 0 1 1 0,67 19 10 15,67 287,792 A

819 TÜRKAN    YILMAZ 9 3 8 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 5 7 2,67 9 3 8 43 17 37,33 374,511 D

82 UMUT      ÇANK A YA 3 9 0 2 5 0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 3 9 0 2 10 -1,33 17 42 3 214,539 H

185 UMUT      İŞLEK 5 9 3 8 7 1 6,67 5 3 4 4 4 2,67 2 10 -1,33 7 5 5,33 34 26 25,33 341,341 H

381 ÜMMÜGÜLSÜMGÜRSES 10 0 10 8 0 8 5 1 4,67 5 1 4,67 4 5 2,33 6 4 4,67 38 11 34,33 381,496 D

36 Y MİNA    GÜNEŞ 4 5 2,33 2 4 0,67 4 3 3 1 5 -0,67 0 8 -2,67 5 6 3 16 31 5,67 235,543 C

737 Y USUF    DURMAZ 5 3 9 0 4 4 2,67 3 5 1,33 2 6 0 3 8 0,33 4 8 1,33 19 40 5,67 232,639 A

780 YAĞIZ     ÖĞÜTCEN 8 4 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 5 3 4 4 7 1,67 5 7 2,67 35 24 27 346,062 C
YAĞMUR TURAN A

883 YAHYAKEMALAKTAŞ 10 2 9,33 3 5 1,33 7 1 6,67 5 3 4 7 5 5,33 6 6 4 38 22 30,67 341,676 B

840 YARAR BERKÇİÇEK 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 6 5 4,33 9 3 8 44 15 39 386,01 D

416 YASİN     DALGIÇ 4 3 3 1 6 -1 2 6 0 1 6 -1 3 5 1,33 3 5 1,33 14 31 3,67 214,693 C

428 YASİN     ORAL 10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 5 3 4 3 9 0 8 4 6,67 39 21 32 365,199 H



YAVUZ SAMET ÖZER B

752 YEKTA     AVCI 5 10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 6 5 4,33 9 3 8 44 15 39 386,01 D

664 YİĞİT     BAŞER 9 2 8,33 5 3 4 7 1 6,67 7 1 6,67 4 4 2,67 4 7 1,67 36 18 30 350,976 A

26262 YİĞİT     ÇAĞIRGAN 8 4 6,67 5 3 4 6 2 5,33 7 1 6,67 3 5 1,33 5 7 2,67 34 22 26,67 331,776 A

816 YİĞİT     MAYUK 9 3 8 5 3 4 5 3 4 7 1 6,67 2 9 -1 6 6 4 34 25 25,67 329,27 C

879 YUNUS EMREGÜCÜKO 11 1 10,67 7 1 6,67 8 0 8 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 48 8 45,33 416,459 E

79 YUSUF     AYDEMİR 11 1 10,67 7 1 6,67 5 3 4 4 4 2,67 8 4 6,67 5 7 2,67 40 20 33,33 372,403 D

0 YUSUFKEMALDEMİRTÜRK 5 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8 11 1 10,67 8 4 6,67 52 8 49,33 422,817 G

260 ZEYNEP    BAYRAM 5 12 0 12 5 3 4 8 0 8 8 0 8 8 4 6,67 9 3 8 50 10 46,67 410,815 G

868 ZEYNEP    KAHRAMAN 10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8 7 5 5,33 5 7 2,67 43 17 37,33 380,596 D

754 ZEYNEP    MEDET 12 0 12 8 0 8 8 0 8 8 0 8 7 5 5,33 9 3 8 52 8 49,33 438,433 F

477 ZEYNEP    ÖZEN 11 1 10,67 7 1 6,67 6 1 5,67 6 1 5,67 10 1 9,67 8 4 6,67 48 9 45 407,912 F

681 ZEYNEP    ŞİMŞEK 9 2 8,33 5 3 4 5 2 4,33 5 1 4,67 1 6 -1 4 3 3 29 17 23,33 325,376 B
ZEYNEP ADIYAMAN C

447 ZUHAL     HATİPOĞLU 9 3 8 7 1 6,67 7 0 7 7 1 6,67 11 1 10,67 9 2 8,33 50 8 47,33 408,646 G


